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RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 917-2022

Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
Lun 10/07/2023 16:29

Para:Leidy Marcela Barbosa Castellanos <lmbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>;Mirtha Cecilia Oliveros Espitia <mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>
Cordial saludo
 
De manera atenta confirmamos que el acta de liquidación del contrato 917 de 2022, se encuentra ajustada a nivel financiero.
 
 
Atentamente
 

 

ALEJANDRO PINZÓN BOHÓRQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1855

 
 
 
De: Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2023 4:07 p. m.
Para: Alejandro Pinzon Bohorquez <apinzon@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD AVAL FINANCIERO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 917-2022
 
Buenas tardes, Alejandro:
 
Le pido el favor de colaborarme con la revisión de la información pertinente respecto del contrato referido y se emita la respuesta en consecuencia de lo revisado sobre
la solicitud de aval financiero solicitado para la liquidación del mismo.
 
Cordialmente,

 

 

 
  

IVAN JAVIER GOMEZ MANCERA 
SUBDIRECTOR TECNICO 
SUBDIRECCION FINANCIERA 
Secretaría General - Alcaldía
Mayor de Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 
EXT:1851   

  
 
 
De: Leidy Marcela Barbosa Castellanos <lmbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 6 de julio de 2023 9:28 a. m.
Para: Martha Elisa Rodriguez Velasquez <marodriguez@alcaldiabogota.gov.co>; Ivan Javier Gomez Mancera <ijgomezm@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Mirtha Cecilia Oliveros Espitia <mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 917-2022
 
Cordial saludo;
 
De manera atenta, solicito aval financiero para el acta de liquidación del contrato 917-2022.
 
Quedo atenta,

 

 

LEIDY MARCELA BARBOSA 

PROFESIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS  Secretaría General-
Alcaldía Mayor de Bogotá

Tel: (571) 381 3000 -3132172145
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La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso

expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en

forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en

esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/politicas
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